Re: pytanie dotyczace rozliczenia z codewise

Subject: Re: pytanie dotyczace rozliczenia z codewise
From: mhs@7thraysoftware.pl

Date: 3/12/12, 2:49 PM

To: Maciej Zywno <m.zywno@gmail.com>

Czes$¢ Marcin,

Codewise nie zaptacito mi 10 tys PLN z 14 tys PLN ktdére mieli mi zaptaci¢ wg. umowy
podpisanej w grudniu 2011 za prace ktérg miatem wykona¢ do konca stycznia 2012. W
styczniu, dwa dni po tym jak im przestatem wstepng wersje prac ktére wykonywatem i
chciatem sie spotkac¢ na miejscu w biurze na kilka dni, nagle dostatem informacje ze sa
zajeci, jako$ nastepnego dnia dostep do SVN zostat mi odtaczony, po czym dzien pdézniej od
jednego z nich dostatem absurdalny email ze niby "decyzja zarzadu wypowiadajg mi umowe" (3
tygodnie przed terminem jej uptywu).

Niestety, to byt méj drugi juz taki projekt, jeden po drugim, kiedy nie otrzymatem
pieniedzy (w sumie 15 tys z tym z Code Wise). Bardzo mnie to po kieszeniach trzepneto,
poza tym ze w zdrowie tez po cze$ci. 0d pdéttora miesigca nie moge pracy znalezé. Przez to
wszystko nie miatem niestety kasy na to aby adwokata wynaja¢ i odzyska¢ te pieniadze;
pono¢ mozna byto (czy nadal mozna) zgtosié¢ ich do inspekcji pracy.

W razie czego, méj numer telefonu to 792 287 244.

Pozdrawiam,
Michat

On 09.03.2012 17:21, Maciej Zywno wrote:
Hej,

Z tej strony Maciej Zywno, pracowalem dla codewise od grudnia do konca
lutego i prawie mielismy okazje wspolpracowac Qy nie wiem czy
pamietasz.. na ktorym$ z calli na skype mielismy okazje chwile
pogadac.

Mam obecnie problem, poniewaz Codewise nie chce mi zaplacic za
wykonane prace (faktura za caly luty). To moja pierwsza praca po
przejsciu na freelancing i do konca nie wiem jak sie zachowac,
poniewaz zaproponowali, ze zaplaca mi tylko polowe faktury, a jako
powod podali absurdalne i tak wydumane (nieprawdziwe) powody, ze az
nie wierzylem, ze cos takiego mogli napisac.

Chce odzyskac od nich 100% naleznej kwoty, ale chcialem sie Ciebie
zapytac czy miales problemy z rozliczeniem sie z codewise i ogolnie

czego moge sie spodziewac po nich.

Pozdrowienia,
Maciej
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