Re: propozycja - moze my sie dogadamy?

Subject: Re: propozycja - moze my sie dogadamy?
From: Marcin Zigber <marcin.ziaber@gmail.com>
Date: 11/21/10, 9:38 PM

To: Michat Siemaszko <m.siemaszko@upayalabs.com>

do ksigzki
Od: powiadomienia@allegro.pl [E;’Eféj.c]howaj nagtéwkil
Do: mar2478@02.pl
Temat: Komentarz do transakcji: 1252981866
(Negatywny)
Data: 21 listopada 2010 21:29

Witaj mar255!

Otrzymate$ nowy komentarz

Wkrétce na Twojej karcie uzytkownika pojawi sie komentarz dotyczacy transakcji, w ktérej brate$ udziat.

Komentarz dotyczy transakcji: Piekarnik elekiryczny Mastercook ZGE 8703 B
Komentarz wystawit: marceli9l

Rodzaj komentarza: Negatywny
Tres$¢ komentarza:
"Nie radze robi¢ interesow z tym sprzedajgcym. Naciggacz, po zaptaceniu za przedmiot i optaceniu kuriera

kazat zaptacic¢ sobie dodatkowo 50 zt za stracony czas."

Wystaw komentarz Kontrahentowi

Dodatkowe informacje

¢ Liczba Twoich punktéw za komentarze: 261

e Aby obejrzec liste swoich komentarzy, przejdz do strony:
Moje Allegro > Moje konto > Komentarze i ocena sprzedazy: Otrzymane
Nowe komentarze moga pojawic sie na stronach z opéznieniem.

e Aby nie otrzymywac tego typu e-maili, przejdz do strony:
Moje Allegro > Moje konto > Ustawienia: Powiadomienia
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Re: propozycja - moze my sie dogadamy?

Pozdrawiamy,
Zespot Allegro
Kontakt z obstuga Uzytkownikow

QXL Poland Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, 60-324 Poznan, przy ul. Marcelifnskiej 90, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000104322, o kapitale zaktadowym w wysoko$ci 1 142 232 zt, posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-21-25-257

W dniu 21 listopada 2010 20:14 uzytkownik Marcin Zigber
<marcin.ziaber@gmail.com> napisat:
michale siemaszko jutro zgtaszamna policje zagarniecie mienia w wyskosci
500 oraz drukarki wartosci 300 oraz nielegalen uzycie konta allegro jestes
bezszczelnym zlodziejem zobaczymy sie na policji lub w sadzie

W dniu 15 listopada 2010 13:15 uzytkownik Michat Siemaszko
<m.siemaszko@upayalabs.com> napisat:

nie wiem marcin skad ty myslisz ze ja wezme pienigdze, skoro usunates te
dwie pozostate aukcje?

zrobitem to co mogtem zrobi¢, zeby Ci je m.in. odda¢ jak najszybciej i miec
na jedzenie i wyjazd stad?

co Tobie sie Marcin dzieje? zachowujesz sie jak jakis buc zza rogu a nie gos¢
ktérego znam od dziecinstwa.. Ty sie musisz ogarnac¢ i nauczyd¢
wyrozumiatosci, bo jedyne co potrafisz to wypominac a nie pamietasz ile
razy ja Ci robitem przystugi...

wez sie zastandéw stary bo miatem kupca juz na wszystkie przedmioty.. teraz
usunates te aukcje wiec nie bede miat za co jes¢, juz nie méwigc o kasie dla
Ciebie.. takze przemysl to i daj mi znad, i zmien troche ton bo nie jestem Ci
obca osobg a zachowujesz sie kurwa tragicznie stary..

On 11/15/10 12:56 PM, Marcin Zigber wrote:

michale nie wiem czy pamietasz o tym co wzioles odemnie (przed
wyjazdem 5 plus 100 za noclegi )to bylo 250 plus dodatkow wzioles 250
gotowka na pdroz ktora miales mi zwrocic wiec razem 500 a zaplaciles mi
na allegro 58 za nocleg wiec w sumie pozyczyles sie 500 nie wiem 90
zlotych na allegro bylo towje za rower i za twoje sprzedane rzeczy ,
michale twoje problemy sa moim kosztem

i jeszcze do tego okazuje sie ze ja sie musze prosic 0 swoja kaske i Ci
przypominajgc ogranij sie i zadzwon bo chyba cos ci sie miesza w glowie

W dniu 15 listopada 2010 12:44 uzytkownik Michat Siemaszko
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<m.siemaszko@upayalabs.com> napisat:
Marcin, prosta sprawa -
(1) bo nie mam za co jesc i
(2) bo potrzebuje wréci¢ do Krakowa do Srody
.. @ hie miatem na to zadnych srodkéw

Pytanie: jakie 500 PLN?

zaptacitem przeciez Allegro, zaptacitem ten przelew na 58 PLN

wiec jestem Ci jeszcze winny 250 PLN -- pozyczytem a konto zaliczki, ale
telewizor mi sie udato sprzedac¢ za 800 PLN a nie za 600 PLN wiec mam
200 PLN wiecej a to dla mnie duzo w tej sytuacji..

Jesli Filip ma cata kase za tg konsole, nie ma problemu -- niech zalicytuje
albo mi przeleje na konto to zakohcze aukcje..

Jestem w takiej sytuacji (co Ci juz ttumaczytem w mailach ostatnich kilku
i wczoraj telefonicznie) ze, po pierwsze, zalezy mi na czasie i na kasie,
wiec czysty rachunek .. a Filip wspominat ze nie ma catosci.. normalnie
poczekatbym, ale nie jest normalnie, wiec postaraj sie Marcinie to
zrozumiec (jesli potrafisz), bo mam wrazenie ze sobie myslisz ze ja to z
palca wyssatem czy nie wiem co... mam stary w tym momencie 4 PLN w

Zadzwonie pdzniej bo z kasg zatatwiam jeszcze -- potrzebuje
przynajmniej 1500 PLN na min. 2 tygodnie, wiec to jest dla mnie
priorytet.. plus, musze sie stgd wyprowadzi¢, najlepiej jeszcze dzis
wieczor

m

On 11/15/10 10:51 AM, M wrote:
Michale masz moje w sumie 500 z czego 250 datem ci zaliczke na tv a
ty go wystawiasz trzemu brales zaliczke ? , drugie 250 wzioles w
gotéwce wystawiasz rzeczy juz za prawie 10000 a jak sie urzadzen
przyjecie o podatek albo cos Michale ja ci ciagle ide na reke ty robisz
tak jak by$ nie pamietat telewizor ja chce kupi¢ do kuchni filip Konsola
i sie dogadaliscie zacznij mnie i Filipa szanowac bo mi sie nie podoba i
tak nie bedzie zadzwon jak bedziesz wtgczony odzwonie

Dnia 15-11-2010 o godz. 03:21 Michat
Siemaszko<m.siemaszko@upayalabs.com> napisat(a):
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Aha, jak dotre do Krakowa (jak najszybciej, mam nadzieje), to bede
jeszcze chciat 1-2 aukcje wystawi¢, bo mam krysztatéw goérskich za
3-4 tysigce ztotych, sobie przypomniatem przed chwilg i wycenitem
na mniej wiecej tyle po aktualnych cenach na Allegro i w polskich
sklepach internetowych.. a i tak ich nie mam gdzie upcha¢ a od
Dziadkéw juz wszystko chciatbym wzigc jak tylko sie uda..

Dzieki,
m

On 11/15/10 3:17 AM, Michat Siemaszko wrote:
Marcin,

Dzwonitem z godzine pézniej do Ciebie ale bytes juz "out of
service".. A dzwonitem by sie spyta¢ czy moge wystawic kolejne 3
aukcje.. Niestety nie mogtem czekad do rana zeby sie upewni¢,
wiec po prostu wystawitem.. Aparat, konsole i telewizor --
potrzebuje pienigdze od razu, wiec po prostu Ci oddam te 250

PLN jak je sprzedam (jak nie to, tak jak sie umawialismy, telewizor
Tobie sprzedam) .. Mam nadzieje ze to nie problem.

Dzieki ze moge wystawia¢ z Twojego konta -- bardzo mi to
pomogto.

Pozdrawiam,
m
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